
RV: Comunicados de Colombia compra eficiente - Servicio de Aseo

Jose Alfredo Vega Galaraga <jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 13/02/2024 8:49
Para:​Presupuesto - Seccional Monteria <presumon@cendoj.ramajudicial.gov.co>​
CC:​Yezid Jose Martinez Gomez <ymarting@cendoj.ramajudicial.gov.co>​

1 archivos adjuntos (33 KB)
Cotizacion Precios 2024 Rama.xlsx;

Buenos días
Cordial saludo
 
Apreciados doctores, para su conocimiento y fines pertinentes, me permito dar traslado a la información
solicitada y envida por la empresa ECOLIMPIEZA
 
Quedo atento a cualquier inquietud
 
Feliz día
 
 
De: COMERCIAL 4G <comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 6:01 p. m.
Para: Jose Alfredo Vega Galaraga <jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Tader Xavier Banquez Brito <jefeoperaciones8ut4g@ecoservir.com>; jefeoperaciones2ut4g@ecoservir.com;
ECO LIMPIEZA <contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com>
Asunto: Re: Comunicados de Colombia compra eficiente - Servicio de Aseo
 
Cordial saludo,
 
En atencion a su solicitud, me permito enviar cotización ajuste de precios 2024 de la orden de compra N°115993.
 
Cordialmente, 
 
 
El jue, 8 feb 2024 a la(s) 9:44 a.m., Jose Alfredo Vega Galaraga (jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

Buenos días
Cordial saludo
 
Señores ECOLIMPIEZA 4G, para su conocimiento y fines pertinentes, me permito solicitarles una vez
mas el envío de esta proyección , según lo requerido por el área de presupuesto en el correo adjunto
, para adicionar al contrato 115993 el incrementó de ley , más un servicio operaria de aseo , tiempo
completo incluido insumos de aseo para el mismo.
 
Agradezco su colaboración y oportuna respuesta
 
Feliz día
 
De: Presupuesto - Seccional Monteria <presumon@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 3:33 p. m.
Para: Jose Alfredo Vega Galaraga <jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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CC: Alfonso Jairo De La Espriella Burgos <aesprieb@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Yezid Jose Martinez Gomez
<ymarting@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Comunicados de Colombia compra eficiente - Servicio de Aseo
 
DR. JOSE VEGA
SUPERVISOR
 
Puede informarme cómo va el tema con el contratista ECOLOMPIEZA  del cobro de la diferencia del SMLMV
2024 y la inclusión del nuevo servicio que será asignado al despacho del DR. Víctor Diz.
 
Cordialmente.
 
MARIA CLAUDIA BERROCAL G. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11
Área Administrativa y Financiera – DESAJ Montería
 

(604) 7894615 Ext 106 
 
Calle 27 No. 2-06 Piso 7 Palacio de Justicia 
Montería - Córdoba 
 

 
 

 
--
Estamos para servirte, Un saludo.
 
 
 

Jhon Edwars Gamboa Pérez
🕵️‍♂ ️Agente Comercial  
🏢 Calle 30 N° 24-38 Floridablanca,
 Hotel Roseliere Oficina 503
📞 3213045064
📧 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com
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