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Buen día
 
Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería
 
Cordial Saludo,
 
 
Dando alcance al correo que antecede remito justificación de precios artificialmente bajos
según guía de Colombia Compra Eficiente, donde se remite la desagregación de precios de
cada elemento requerido en el evento 18937. Igualmente adjunto ficha técnica del equipo a
entregar.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.
 
 
Cordialmente,
 
 

Sandra Celis Hernandez
Gerente Sector Gobierno
 

Correo: contratacion02@tecnophone.co
Teléfono: 601 8844757 ext.
1002                       
Móvil: 300-8217971
 

Avenida Pradilla # 900 Este Oficina 323
www.tecnophone.co

No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario
 
 
De: Nestor Javier Florez Mariño <gerencia@tecnophone.co>
Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2023 8:04 a. m.
Para: Gerente Gobierno <contratacion02@tecnophone.co>
Asunto: Fwd: SOLICITUD ACLARACIÓN PRECIOS COTIZADO EN SIMULACIÓN 18937
 

mailto:contratacion02@tecnophone.co


 

Saludos,
 
 
Nestor Javier Florez
310-3065951 
Gerente General
TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Inicio del mensaje reenviado:

De: Contratacion - Cordoba - Monteria <contratacionmtr@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha: 18 de septiembre de 2023, 08:03:28 COT
Para: gerencia@tecnophone.co
Asunto: RV: SOLICITUD ACLARACIÓN PRECIOS COTIZADO EN SIMULACIÓN 18937

Buenos días respetados señores, 
 
Doy alcance al correo que precede el simulador es el 18937 y no el 18042 como lo había
citado.
 
Agradezco su pronta respuesta a este comunicado.
 
Cordialmente,
 
 

Diana Cristina
Hernández Flórez 
 Profesional
Universitario Grado
9
 

 (604) 7894615 Ext 108 

 

Calle 27 No. 2-06 Piso 1

Palacio de Justicia 

Montería - Córdoba 

 
 

De: Contratacion - Cordoba - Monteria
Enviado: viernes, 15 de septiembre de 2023 6:59 p. m.
Para: gerencia@tecnophone.co <gerencia@tecnophone.co>
Asunto: SOLICITUD ACLARACIÓN PRECIOS COTIZADO EN SIMULACIÓN 18042
 
Buenas tardes respetados señores TECNOPHONE
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Dando aplicación al Numeral 6.10 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler
de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021,  que menciona que antes de
colocar la Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá solicitar aclaraciones al
Proveedor que considera ha presentado una Oferta con precios artificialmente bajos, dado
que el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la Orden de
Compra, y teniendo en cuenta que Tecnophone presentó  la oferta más económica
ofreciendo 79 equipos a $ 3,173,730 cada uno, en el evento 18042, que cerró el día 14 de
septiembre de 2023,  se presenta una gran diferencia entre las simulaciones válidas  y
el  valor la ofertas presentada por ustedes.
 
Por lo expuesto anteriormente le solicitamos de manera respetuosa suministrarnos
aclaraciones de los precios ofrecidos en su simulador del evento de cotización 18042.
 
Cordialmente,
 
 
 

 

 

Diana Cristina
Hernández Flórez 
 Profesional
Universitario Grado
9
 

 (604) 7894615 Ext 108 

 

Calle 27 No. 2-06 Piso 1

Palacio de Justicia 

Montería - Córdoba 

 

 


