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FONDO ADAPTACION
15/7/2022 16:26:12 Folios: 1

Origen: (1)/G/GERENCIA 1-2022-023382
Destinatario: GRAMALOTE-LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ,

MEMORANDO

PARA: LINA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ
Asesor III Encargada Lider E.T Macroproyecto Gramalote

DE: SANDRA MARCELA MURCIA MORA
Secretaria General

ASUNTO: APROBACION DE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA
92297 DE 2022

Por medio de la presente le informo que la modificacion de garantia segun acta de inicio de la Orden
de Compra del asunto, ha sido aprobada por la Secretaria General, con fecha del 15 de julio de 2022,
y le comunica lo siguiente respecto de su tramite:

N° contrato Objeto N° y fecha de aprobacion
garantias

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA
EL EQUIPAMIENTO CASA DE LA Garantia de Cumplimiento

ORDEN DE COMPRA | CULTURA EN EL MUNICIPIO DE No. 1523123670101
No. 92297 DE 2022 | GRAMALOTE - NORTE DE Certificado 1 expedida
METALICAS S.R. SANTANDER, DE CONFORMIDAD por Seguros Comerciales
CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Bolivar S.A.
MARCO DE PRECIOS NO. CCE-912-1-
AMP2019. Aprobadas el 15/07/2022

Cordialmente,

St caBaluith

SANDRA MARCELA MURCIA MORA
Secretaria General
Proyectd: Edward Orlando Moreno Pardo — Equipo de Trabajo Gestion Contractual

Carrera 10 # 28 — 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
Edificio Centro Internacional

Bogota D.C. Colombia | Tel: (+57) (601) 432 54 00
Codigo postal: 110311

www.fondoadaptacion.gov.co * Fondo Adaptaciéﬂ



http://www.fondoadaptacion.gov.co/
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12/7/2022 - Folios: 5 -Anexos: 2 - TipoAnexos: VARIOS
(7.4.2)/SI/SECCION DOCUMENTAL
POLIZA



Fondo |
* Adaptacion Ventanilla Unica <ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co>

RE: Polizas actualizadas: Actas de Inicio Orden de Compra Nov92297
3 mensajes

comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com> 12 de julio de 2022, 14:59
Para: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>, Ventanilla Unica
<ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co>

Cordial saludo

Me permito adjuntar poéliza actualizada para orden de compra No 92297

Cordialmente;

MILENA SUAVITA

METALICAS SR

TELEFONO 7282577 EXT 109
CELULAR 3002921672

Cra 68a No 391-85 sur Bogota

De: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>
Enviado: martes, 12 de julio de 2022 13:25

Para: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Asunto: Re: Polizas actualizadas: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295 y 92297

Buenas tardes, remitir las polizas actualizadas con oficio remisorio a ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co con copia
a mi, una vez tenga radicado por favor compartirlo, gracias y quedo atento...

Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia

* Fondo Adaptacmn
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El mar, 12 jul 2022 a las 12:44, comercial metalicassr.com (<comercial@metalicassr.com>) escribié:
buen dia


https://www.google.com/maps/search/Cra+68a+No+39f-85?entry=gmail&source=g
mailto:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co
http://metalicassr.com/
mailto:comercial@metalicassr.com
mailto:ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co
mailto:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co
https://www.google.com/maps/search/Centro+Internacional+%C2%B7+Carrera+10+No.+28+-+49+%C2%B7+Torre+A?entry=gmail&source=g
http://www.fondoadaptacion.gov.co/
http://metalicassr.com/
mailto:comercial@metalicassr.com

Me permito adjuntar poéliza actualizada para las ordenes de compra No 92295 y 92297.

Cordialmente;

MILENA SUAVITA

METALICAS SR

TELEFONO 7282577 EXT 109
CELULAR 3002921672

Cra 68a No 391-85 sur Bogota

De: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de julio de 2022 10:48

Para: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Asunto: Fwd: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295 y 92297

Psi, remito Actas suscritas por las partes...

Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia

* Fondo Adaptacion
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---------- Forwarded message ---------

De: Mauricio Yasn6 Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>

Date: vie, 8 jul 2022 a las 16:07

Subject: Fwd: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295 y 92297

To: Laura Estefania Lamprea Carvajal <secop@fondoadaptacion.gov.co>, Fondo Adaptacién <comunicaciones@
fondoadaptacion.gov.co>, Jineth Rocio Mana Rojas <jinethmana@fondoadaptacion.gov.co>, Sandra Milena Oviedo
Cuadros <sandraoviedo@fondoadaptacion.gov.co>

Cc: Lina Natalia Ramirez Rodriguez <linaramirez@fondoadaptacion.gov.co>, MARIA CAMILA CORRALES
<camilacorralesfondoadaptacion@gmail.com>

Buenas tardes, remito para su correspondiente publicacion esta anula y reemplaza las actas de inicio enviadas el dia
de ayer, gracias y quedo atento....

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Lina Natalia Ramirez Rodriguez <linaramirez@fondoadaptacion.gov.co>
Fecha: viernes, 8 de julio de 2022
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Asunto: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295 y 92297
Para: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>
Cc: MARIA CAMILA CORRALES <camilacorralesfondoadaptacion@gmail.com>

Buenas tardes comparto Actas de Inicio suscritas

Lina Natalia Ramirez R
Asesora lll - Lider de Apropiacion de Capacidades y Fortalecimiento

Lider (E) - Macroproyecto Gramalote
Subgerencia de Estructuracion

Email:linaramirez@fondoadaptacion.gov.co
PBX: 57+14325400

* Fondo Adaptacion
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El vie, 8 jul 2022 a las 10:01, Mauricio Yasnd Roncancio (<juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>) escribio:
Buenos dias Natalia, remito las Actas actualizadas y firmadas por el contratista y por mi, quedo atento...

Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia

* Fondo Adaptacion
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El vie, 8 jul 2022 a las 7:51, comercial metalicassr.com (<comercial@metalicassr.com>) escribio:
Buen dia

aqui envié documentos firmados, pero me queda una duda, debo modificar la poliza?

Cordialmente;

MILENA SUAVITA
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METALICAS SR

TELEFONO 7282577 EXT 109
CELULAR 3002921672

Cra 68a No 391-85 sur Bogota

De: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>

Enviado: viernes, 8 de julio de 2022 7:26

Para: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Cc: Lina Natalia Ramirez Rodriguez <linaramirez@fondoadaptacion.gov.co>; MARIA CAMILA CORRALES
<camilacorralesfondoadaptacion@gmail.com>

Asunto: Re: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295y 92297

Buenos dias Mllena,

Cordial saludo, debido a que en el Acuerdo Marco se determina que debera contarse el plazo de ejecucién del
contrato contados a partir del dia habil siguiente al establecimiento del acta de inicio entre ambas partes, se ajusta
la fecha de terminacion para el dia 15 de agosto de 2022, por lo anterior, remito las Actas de Inicio nuevamente
para su revision y firma del RL, quedo atento a los documentos firmados y agradezco su comprension.

Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia

* Fondo Adaptacmn
9

El mié, 6 jul 2022 a las 11:16, comercial metalicassr.com (<comercial@metalicassr.com>) escribio:
Ahora si

Cordialmente;

MILENA SUAVITA

METALICAS SR

TELEFONO 7282577 EXT 109
CELULAR 3002921672

Cra 68a No 391-85 sur Bogota
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De: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Enviado: miércoles, 6 de julio de 2022 8:54

Para: Mauricio Yasno6 Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>
Asunto: RE: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295 y 92297

Cordial saludo;

Me permito adjuntar las actas de inicio firmadas y gracias por su comprensién

Cordialmente;

MILENA SUAVITA

METALICAS SR

TELEFONO 7282577 EXT 109
CELULAR 3002921672

Cra 68a No 391-85 sur Bogota

De: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>
Enviado: martes, 5 de julio de 2022 17:19

Para: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Asunto: Re: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295y 92297

En atencion a lo solicitado, se ajusta la fecha al plazo determinado por el Convenio correspondiente a los 40
dias, quedo atento a las Actas suscritas...

Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia

* Fondo Adaptacion
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El mar, 5 jul 2022 a las 10:48, comercial metalicassr.com (<comercial@metalicassr.com>) escribio:
Buen dia

Me permito informarle que revisando el acta que me envié me dice mi jefe que no es
posible comprometerse con la entrega para el dia 25 de julio ya que el mobiliario de esta
orden de compra se debe fabricar y algunas de las materias primas son mas
complicadas de conseguir en el mercado, por lo tanto es necesario que el plazo para las
entregas sea hasta el mes de agosto como lo dice la orden de compra.
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Agradecemos su comprension.

Cordialmente;

MILENA SUAVITA

METALICAS SR

TELEFONO 7282577 EXT 109
CELULAR 3002921672

Cra 68a No 391-85 sur Bogota

De: Mauricio Yasné Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>

Enviado: viernes, 1 de julio de 2022 21:03

Para: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Cc: MARIA CAMILA CORRALES <camilacorralesfondoadaptacion@gmail.com>; Lina Natalia Ramirez
Rodriguez <linaramirez@fondoadaptacion.gov.co>

Asunto: Re: Actas de Inicio Ordenes de Compra Nos. 92295 y 92297

Buenas noches Milena, atendiendo la recomendacion de la abogada del proceso, para que no quede la
segunda pagina solo con las firmas, se ajusta la distribucion de la informacién de las Actas de Inicio, por favor
firmar estas y no las anteriores, agradezco su atencion...

Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia

* Fondo Adaptacion
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El vie, 1 jul 2022 a las 11:40, Mauricio Yasné Roncancio (<juridicagramalote @fondoadaptacion.gov.co>)
escribio:
Buenos dias Milena:

Cordial saludo, remito para la revisién y suscripcion del Representante Legal las Actas de Inicio de las
Ordenes de Compra del asunto, adjunto adicional los memorandos de aprobacion de las polizas, quedo
atento a los documentos suscritos, agradezco su atencion...

Mauricio Yasno Roncancio
Contratista
Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
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Mauricio Yasno Roncancio

Contratista

Subgerencia de Gestion Del Riesgo - E.T. Macroproyecto Gramalote
Email:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co

Edificio Centro Internacional - Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A - Pisos 11 - 12
PBX: (57) 601 4325400

Bogota - Colombia
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brx CARTA 92297.pdf
314K

Ventanilla Unica <ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co> 12 de julio de 2022, 15:13
Para: "comercial metalicassr.com" <comercial@metalicassr.com>

Cordial saludo,

Comunicamos que el proceso de radicaciéon no pudo ser finalizado debido a que no se evidencian las polizas
relacionadas en el oficio.

Cordialmente,

Ventanilla Gnica
[El texto citado esta oculto]

comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com> 12 de julio de 2022, 15:56
Para: Ventanilla Unica <ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co>, Mauricio Yasné Roncancio
<juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>

De: comercial metalicassr.com <comercial@metalicassr.com>

Enviado: martes, 12 de julio de 2022 14:59

Para: Mauricio Yasnd Roncancio <juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co>; Ventanilla Unica
<ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co>

Asunto: RE: Polizas actualizadas: Actas de Inicio Orden de Compra Nov92297

[El texto citado esta oculto]

2 adjuntos

E CARTA 92297.pdf
314K

ﬂ 1523123670101-1.pdf
449K


http://www.fondoadaptacion.gov.co/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=edc4bf0ee2&view=att&th=181f3ff0de89ea7f&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
http://metalicassr.com/
mailto:comercial@metalicassr.com
mailto:juridicagramalote@fondoadaptacion.gov.co
mailto:ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=edc4bf0ee2&view=att&th=181f43326b585498&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=edc4bf0ee2&view=att&th=181f43326b585498&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw




El emprendimiento

es de todos

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Codigo: 8-GEC-F-01
Version: 1.0

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION = -
echa: ene-2020

Orden de Compra No. 92297 DE 2022

En Bogota D.C., se reunieron de una parte Lina Natalia Ramirez Rodriguez, identificada con cédula de ciudadania
No. 1.018.413.067 de Bogotda, actuando en calidad de SUPERVISORA de la Orden de Compra No. 92297 de 2022, y
por otra, José Sady Suavita Rojas, identificado con cédula de ciudadania No. 19.303.649 de Bogota, actuando en
calidad de representante legal de METALICAS S.R. quien se denominard EL CONTRATISTA, con el fin de iniciar la
ejecucién de la Orden de Compra No 92297 de 2022.

CONTRATISTA:

OBJETO:

CEDULA O NIT:

VALOR CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA INICIACION:

FECHA DE ENTREGA MOBILIARIO:
LUGAR DE ENTREGA MOBILIARIO:
FECHA TERMINACION:
SUPERVISOR:

Cargo:

GARANTIA:

METALICAS S.R.

"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO CASA DE LA
CULTURA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER”

19.303.649

El valor total del contrato corresponde a la suma de CIENTO TREINTA
MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS M/CTE. ($130.010.319,90),

incluido IVA, todos los costos directos o indirectos y demas conceptos que
conlleva la ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato serd de cuarenta (40) dias calendario,
contados a partir del dia habil siguiente al establecimiento del acta de inicio
entre ambas partes, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

01 de julio de 2022
15 de agosto de 2022

Calle 7 No. 5 - 30 - Casa de la Cultura - Gramalote — Norte de Santander

15 de agosto de 2022

Lina Natalia Ramirez Rodriguez
Asesor III- Lider ET Macroproyecto Gramalote (E.)

Péliza No 1523123670101 expedida por Seguros Comerciales Bolivar,
aprobada por el Fondo mediante oficio No. I-2022-013084 el 30 de junio de
2022.

Fondo Adaptacion, Sistema de Gestion de

Calidad
* Fondo Adaptacion
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0 Cédigo: | 8-GEC-F-01
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS oo =
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION Fecha: . ene—.2020

Se realizara la entrega de la totalidad del mobiliario en una sola entrega al Supervisor o Apoyo a la Supervision
designado por parte del Fondo Adaptacion. En constancia se firma la presente acta por los que en ella
intervinieron, en original y tres copias con destino al Contratista, a la dependencia que tiene a su cargo el archivo
del contrato y carpeta del Supervisor y se deja constancia de la iniciacion real y efectiva del objeto de la Orden
de Compra No 92297 de 2022 con METALICAS S.R. el dia 23 de junio de 2022.

Se expide el dia primero (1) de julio de 2022

El Supervisor El Contratlsta
é /IEI'.I_
TAD MIREZ RODRIGUEZ JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Asesor III- Lider ET Macroproyecto Gramalote (E.) Representante Legal
Fondo Adaptacion METALICAS S.R.

Revisd: Mauricio Yasnd R — Apoyo supervisién Macroproyecto Gramalote

Fondo Adaptacion, Sistema de Gestion de Calidad

* Fondo Adaptacion




Metalicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISENOS ESPECIALES

Bogota D.C., 12 de julio de 2022

Sefores

FONDO ADAPTACION )

EQUIPO DE TRABAJO DE GESTION CONTRACTUAL
Ciudad

ASUNTO: Remisidn Pdliza N0.1523123670101,actualizada Orden de compra No
92297AMP

Adjunto envié Pdliza No 1523123670101 expedida por Seguros Comerciales
Bolivar para la Orden de Compra No 92297

Afianzado:
José Sady Suavita
CC: 19.303.649.

Asegurado y Beneficiario:
Fondo Adaptacion.
NIT. 900.450.205.

Orden de Compra No: 92297 del 23 de Junio de 2022.

Objeto: Orden de Compra No: 92297 del 23 de Junio de 2022 referente a contratar
el suministro de mobiliario para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio
de Gramalote — Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
Marco de Precios No. CCE-912-1-AMP20109.

Valor: $130.010.320.

Pélizas:

Cumplimiento 10% $13.001.032.
23/06/2022 hasta 17/03/2023

Salarios 5% $6.500.516.
23/06/2022 hasta 17/08/2025

Calidad de los bienes suministrados 10% $13.001.032.
23/06/2022 hasta 17/08/2023

Cordialmente,

CONTRTAITA
NIT.19.303.649-1

FABRICA: Cra 682 No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577
EMAIL: comercial@metalicassr.com — sevicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com
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DATOS ENVIO

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACION: 19303649

TELEFONO: 7282577 3175024826
DIRECCION:

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICADO DE MODIFICACION

Poliza N°: 1523123670101

Certificado: 1

N°: 000

Fecha de Expedicion: 12/07/2022

P455-0
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CIUDAD: BOGOTA VIGENCIA
opreell | 01/07/2022 | | 17/08/2025
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Traslado..CERTIFICADO DE MODIFICACION VIGENCIA DESDE HASTA
DEL 01/07/2022 17/08/2025
CERTIFICADO Dia Mes Aiio Dia Mes Aiio
A las 00 horas A las 24 horas
ASEGURADO
NOMBRE IDENTIFICACION
FONDO ADAPTACION 900450205 -8
BENEFICIARIOS
NOMBRE IDENTIFICACION
FONDO ADAPTACION 900450205 -8
DATOS DEL ASESOR DATOS DE LA POLIZA
NOMBRE TELEFONO ;/Io\g-llé CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
WILSON ANTONIO CERON 6222711 0%
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Seguros Comerciales Bolivar S.A. NIT. 860.002.180-7

SEGUROS

Seguros Comerciales Bolivar S.A.

CLIENTE

MERCIALE
g < d Péagina 1de 4

¥
Avenida El Dorado N° 68 B — 31, piso 10 Conmutador 3410077 ) ﬁ,
Bogota D.C., Colombia BOLIVAR /)

www.segurosbolivar.com



SUPERIN
VIGILADO o

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO

ORDEN DE COMPRA NO: 92297 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 REFERENTE A
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO CASA
DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE — NORTE DE SANTANDER,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS
NO. CCE-912-1-AMP2019.

NOTA.

SE TRASLADA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DEL 1 DE JULIO DEL

2022.
Seguros Comerciales Bolivar S.A. NIT. 860.002.180-7 ?:](EJ(;/IKJERISCSIALES ({;\ CLIENTE
Avenida El Dorado N° 68 B — 31, piso 10 Conmutador 3410077 2 T Pagina 2 de 4
Bogotéa D.C., Colombia BOLIVAR /()}

www.segurosbolivar.com

Seguros Comerciales Bolivar S.A.
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AMPAROS

VALOR VALOR

COBERTURA DESDE HASTA ASEGURADO PRIMA
CUMPLIMIENTO 01/07/2022 17/03/2023 $ 13,001,032
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 01/07/2022 17/08/2025 $6,500,516
CALIDAD DE LOS BIENES SUM 01/07/2022 17/08/2023 $ 13,001,032

Cadigo de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la padgina www.segurosholivar.com

. . . . S— $ VALORES A PAGAR
Si desea actualizar informacion de este documento, tiene a su disposicion

los siguientes canales: CLHIELAAL.LE
* Por correo electronico: contacto@segurosbolivar.com. IVA PRIMA:

* Por contacto telefonico: Desde celular marcando #322, para Bogota
3122122 y para fuera de Bogota 018000 123 322.

* Por correo fisico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de

Bogota.
Firma Representante Legal
Seguros Comerciales Bolivar S.A. NIT. 860.002.180-7 ég?v‘{}é{lgcsmms = CLIENTE
Avenida El Dorado N° 68 B — 31, piso 10 Conmutador 3410077 2 )/(, Pagina 3 de 4
Bogota D.C., Colombia BOLIVAR /)

www.segurosbolivar.com
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Seguros Comerciales Bolivar S.A.
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SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.
NIT: 860002180-7
Certifica que la pdliza de Cumplimiento N° 1523123670101 endoso 1 expedida el 12/07/2022 por un
valor de $ 0incluido el IVA, no expirara por falta de pago de la prima, al igual que los certificados
0 anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podra ser revocada unilateralmente, ya que
para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se

tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitacion en Linea y/o del acuerdo
con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogota a los 12 dias del mes de Julio de 2022.

it ot

Firma Representante Legal

SUPERINTENDENCIA FINANGIER)
VIGILADO ENoENCIA

Seguros Comerciales Bolivar S.A. NIT. 860.002.180-7

Avenida El Dorado N° 68 B — 31, piso 10 Conmutador 3410077 Pégina 1 de 2
Bogotéa D.C., Colombia

www.segurosbolivar.com

Seguros Comerciales Bolivar S.A.
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15/7/22, 16:55 Correo de Fondo Adaptacion - Re: Polizas actualizadas: Actas de Inicio Orden de Compra Nov92297

Fondo
* Adaptacién Edward Orlando Moreno Pardo <polizas@fondoadaptacion.gov.co>

Re: Polizas actualizadas: Actas de Inicio Orden de Compra Nov92297

Edward Orlando Moreno Pardo <polizas@fondoadaptacion.gov.co> 15 de julio de
Para: Edward Orlando Moreno Pardo <polizas@fondoadaptacion.gov.co>

La pdliza con radicado No. R-2022-018275 se encuentra acorde a lo requerido segun Acta de Inicio de la Orden de Compra 92297

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1523123670101, CERTIFICADO No. 1

& provalidarpoliza.azurewebsites.net/860002503/verify?id=62cdadBbefcad7c24fa50232 m B

Nurnerny ue pooaimignng ¢

P

Soportes de Poliza

Modificacién - Anexo 1

Fecha expedicion: 12/07/2022
DATOS ENViD

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Emisién - Anexo 0 DIRECCION: CR 68A 35F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Fecha expedicidn: 28/06/2022

s Bolivar S.A,

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICADO DE MODIFICACION

D Péliza N°: 1523123670101
NOMBRE: J0SE SADY SUAVITA ROJAS Cestiients | M-I

IDENTIFICACION: 19303649 o
Fecha de Expedieién: 12/07/2022
TELEFONO: 7282577 3175024826 chade fode: 12/

Saguras

DIRECCION: e ] e [ g e [ e | ey
CIUDAD: BOGOTA DESDE HASTA
NN o1orzozz || 170872025
1 OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + ""' - '°|'" ""’ “ ""'“
15 Traslado..CERTIFICADO DE MODIFICACION e [ oesoe 1 kasta |
1 DEL o7z 17/08/2025
CERTIACADO Bia Mes Aln Din Mes  Ais
A les 00 horas A las 2 maras
ASEGURADO
NOMBRE IDENTIFICACION
FONDO ADAFTACION 900450205-8
BENEFICIARIOS
1 NOMBRE IDENTIFICACION
FONDO ADAFTACION B00450205-8
DATOS DEL ASESOR DATOS DE LA POLIZA
NOMERE TELEFOND £/ CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
WILSON ANTONIO CERON 62221 ﬁ
? RODRIGUEZ 3107670355

Edward Moreno Pardo

Secretaria General - Equipo de Trabajo Gestion Contractual
Email: polizas@fondoadaptacion.gov.co
PBX: 57+14325400

[El texto citado esta oculto]

4 adjuntos

5] 1523123670101-1.pof
449K

b CARTA 92297.pdf
314K

b R-2022-018275.pdf
390K

ﬂ _ FA-OC-D02 _ Acta de Inicio Orden de Compra No.92297 de 2022.pdf
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