24/4/23, 12:33 Correo: ANGELA ASTRID PARADA MUNOZ - Outlook

RE: GARANTIA A OC 107766 DE 2023

RICARDO CARDENAS CORTES <ricardo.cardenas@metrodebogota.gov.co>
Vie 21/04/2023 16:08

Para: ARNEDO JAVIER MENDOZA <arnedo.mendoza@metrodebogota.gov.co>

CC: JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL <juanc.jimenez@metrodebogota.gov.co>;RICARDO CARDENAS
CORTES <ricardo.cardenas@metrodebogota.gov.co>;ANGELA ASTRID PARADA MUNOZ
<angela.parada@metrodebogota.gov.co>

[I]J 4 archivos adjuntos (4 MB)

revision polizas oc 107766 DE 2023 .xIsx; 101088341 ajustado.pdf; minuta_-_cce-280-amp-2021 (1).pdf; OC 107766
IMPRESORAS.pdf;

Hola Arnedo

De conformidad con lo establecido en el articulo 21 del Acuerdo No. 7 de 2021 “Por medio del cual se
modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., establecida mediante el Acuerdo
de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2021”, son funciones de la Gerencia de
Riesgos, entre otras:

“(...) 24) Liderar la revision de las podlizas de los proponentes durante la fase de evaluacién y de
perfeccionamiento los procesos de contratacién de la Empresa, en coordinacion con el area de origen y con
las dependencias responsables de su aprobacion (...)".

De acuerdo con lo anterior, la gerencia de riesgos ha realizado la revision de la pdliza de Seguro de
Cumplimiento N° 18-44-101088341 anexo 1, expedido por SEGUROS DEL ESTADO, entregada por el contratista
SOLUTION COPY LTDA en cumplimiento de la orden de compra No. OC -107766 , cuyo objeto es “CONTRATAR
EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, TRASLADO E INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y
ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA EMB SA ASI COMO LA
ADQUISICION DE LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SU OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO (IMPRESORAS)

Conforme a la revision realizada al tema de garantias y seguros, informamos que las exigencias estipuladas en
el contrato referente a la pdliza se cumplieron, tal como se observa en el archivo en Excel adjunto
denominado “revisién pdlizas oc 107766 DE 2023”

Cordial saludo

RICARDO CARDENAS CORTES

Gerencia de Riesgos

METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 571 — 5553333

Cra. 9 No. 76 — 49, Edificio Nogal TC. Piso 4
Bogota D.C., Colombia

De: ARNEDO JAVIER MENDOZA <arnedo.mendoza@metrodebogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 2:29 p. m.
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Para: ANGELA ASTRID PARADA MURNOZ <angela.parada@metrodebogota.gov.co>; CAMILO ANDRES
MERCHAN HERNANDEZ <camilo.merchan@metrodebogota.gov.co>

CC: JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL <juanc.jimenez@metrodebogota.gov.co>; RICARDO CARDENAS
CORTES <ricardo.cardenas@metrodebogota.gov.co>

Asunto: RE: GARANTIA A OC 107766 DE 2023

Estimado Camilo,
Anexo le remito la péliza modificada por el proveedor con el respectivo Anexo.

Cordialmente,

Arnedo Javier, MENDOZA

Lider de Servicios de Tl

METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 57 601 — 5553333 EXT 1141

Cra. 9 No. 76 — 49, Edificio Nogal TC. Piso 4
Bogota D.C., Colombia

De: ANGELA ASTRID PARADA MUNOZ <angela.parada@metrodebogota.gov.co>

Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 9:16 a. m.

Para: CAMILO ANDRES MERCHAN HERNANDEZ <camilo.merchan@metrodebogota.gov.co>

CC: JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL <juanc.jimenez@metrodebogota.gov.co>; RICARDO CARDENAS
CORTES <ricardo.cardenas@metrodebogota.gov.co>; ARNEDO JAVIER MENDOZA
<arnedo.mendoza@metrodebogota.gov.co>

Asunto: RE: GARANTIA A OC 107766 DE 2023

Buenos dias Camilo, te remito el acuerdo marco.

De: CAMILO ANDRES MERCHAN HERNANDEZ <camilo.merchan@metrodebogota.gov.co>

Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 6:10 a. m.

Para: ARNEDO JAVIER MENDOZA <arnedo.mendoza@metrodebogota.gov.co>

CC: ANGELA ASTRID PARADA MUNOZ <angela.parada@metrodebogota.gov.co>; JUAN CARLOS JIMENEZ
ARISTIZABAL <juanc.jimenez@metrodebogota.gov.co>; RICARDO CARDENAS CORTES
<ricardo.cardenas@metrodebogota.gov.co>

Asunto: RE: GARANTIA A OC 107766 DE 2023

Hola Arnedo,

El valor asegurado del amparo de Pago de Salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales esta
muy por encima del valor que siempre se ha manejado, usted nos puede remitir el acuerdo marco de precios
actualizado, por favor para hacer la respectiva verificacion

gracias

CAMILO MERCHAN

Gerencia de Riesgos

METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 571 — 5553333

Cra. 9 No. 76 — 49, Edificio Nogal TC. Piso 4
Bogota D.C., Colombia
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De: ARNEDO JAVIER MENDOZA <arnedo.mendoza@metrodebogota.gov.co>

Enviado el: miércoles, 19 de abril de 2023 2:36 p. m.

Para: CAMILO ANDRES MERCHAN HERNANDEZ <camilo.merchan@metrodebogota.gov.co>

CC: ANGELA ASTRID PARADA MUNOZ <angela.parada@metrodebogota.gov.co>; JUAN CARLOS JIMENEZ
ARISTIZABAL <juanc.jimenez@metrodebogota.gov.co>

Asunto: RV: GARANTIA A OC 107766 DE 2023

Camilo buenas tardes,
Anexo le enviamos la pdliza de la OC 107766 para su valioso concepto. De antemano, gracias.

Cordialmente,

Arnedo Javier, MENDOZA

Lider de Servicios de Tl

METRO DE BOGOTA S.A.

Tel: 57 601 — 5553333 EXT 1141

Cra. 9 No. 76 — 49, Edificio Nogal TC. Piso 4
Bogota D.C., Colombia

De: SOLUTION COPY LTDA <solutioncopy@hotmail.com>

Enviado el: miércoles, 19 de abril de 2023 12:15 p. m.

Para: ARNEDO JAVIER MENDOZA <arnedo.mendoza@metrodebogota.gov.co>
Asunto: GARANTIA A OC 107766 DE 2023

Cordial saludo:
Remito garantia de esta orden de compra.
Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Licitaciones
PBX: 7443024 Ext 103

Cel: 3173693054
Direccidén: Carrera 90 #17b-63 BOD. 23
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SOLUTION COPY apoya la politica de “cero papel”

www.solutioncopy.com
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