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Soporte Tecnico - Huila - Neiva

De: Andres Mauricio Tobar Cabrera
Enviado el: martes, 25 de junio de 2024 9:49 a. m.
Para: Miller Eduardo Muñoz Chicangana; Mayoli Sunce Tapiero
CC: Horacio Polanco; Soporte Tecnico - Huila - Neiva
Asunto: RE: Pagos SIIF

Buen día ingeniero Miller, 
 
Efectivamente las facturas que menciona en el correo que precede fueron canceladas con la información contenida en 
la obligación, omitiendo la cesión de derechos económicos radicada en esta área y esto obedece a la desinformación 
por parte de la suscrita teniendo en cuenta que me encuentro remplazando al señor tesorero en sus funciones, quien se 
encuentra en el disfrute de sus vacaciones y no se me informó de la mencionada cesión para haber procedido a realizar 
la orden de pago con el respectivo endoso. 
 
En cuanto al paso a seguir, conforme a la consulta realizada por el compañero Robinson Vargas vía telefónica al 
proveedor NEXSYS DE COLOMBIA SAS, quienes ya están enterados de la situación,  se debe solicitar al proveedor P&P 
SYSTEMS COLOMBIA SAS que transfiera dichos valores al correspondiente beneficiario de los pagos, solicitando soporte 
de la transacción para que sea anexado a los documentos de supervisión. 
 
Cordialmente, 
 
Mayoli Sunce Tapiero 
Profesional Universitario 
 
 
 

De: Miller Eduardo Muñoz Chicangana <mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2024 5:20 p. m. 
Para: Mayoli Sunce Tapiero <msuncet@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andres Mauricio Tobar Cabrera 
<atobarc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
CC: Horacio Polanco <hpolanco@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Soporte Tecnico - Huila - Neiva 
<stecneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Pagos SIIF 
 
Buenas tardes, 
 
Revisados los pagos que corresponden a esta área, me permito informarle que los documentos 198848824 y 198851224 
correspondiente a los pagos de las facturas CE1375 y CE1397 enviadas por P&P Systems, fueron abonadas a este 
proveedor y no a quien fueron endosadas en este caso NEXSYS de Colombia, como se estipuló en el correo del envio de 
estas cuentas para el pago.   
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Adjunto copia de los correos en mención, agradezco se nos indique el paso a seguir en relación a esta situación 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Miller Eduardo Muñoz Ch 
Jefe Soporte Tecnológico 
DESAJ Neiva – Huila 
Cel: 3176432728  
 

De: Soporte Tecnico - Huila - Neiva  
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2024 3:54 p. m. 
Para: Miller Eduardo Muñoz Chicangana <mmunozc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Pagos SIIF 
 
 
 

De: Andres Mauricio Tobar Cabrera <atobarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
Enviado el: lunes, 24 de junio de 2024 2:55 p. m. 
Para: Mayoli Sunce Tapiero <msuncet@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sandra Magaly Bastidas Vasquez 



3

<sbastidv@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Victoria Eugenia Delgado Aragones <vdelgada@cendoj.ramajudicial.gov.co>; 
Nomina Talento -Huila - Neiva <nominanei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Area Administrativa Servicios Tecnicos - Huila 
- Neiva <servtecnei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Area Administrativa General - Huila - Neiva 
<admonnva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Almacen Desaj - Huila - Neiva 
<almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Coordinacion Talento Humano - Huila - Neiva 
<coorthnei@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
CC: almacen florencia <almacenflorenciapj@gmail.com>; Jefe Area Administrativa - Florencia - Seccional Neiva 
<admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Horacio Polanco <hpolanco@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Paola Andrea 
Montes Vanegas <pmontesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Magda Lorena Fajardo Farfan 
<mfajardf@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Talento Humano 02 - Huila - Neiva 
<thnomina2nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Adriana Rodriguez Osorio <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>; 
Secretaria Oficina Coordinacion Administrativa - Florencia - Seccional Neiva <sofcadfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>; 
Wilson Muñoz Tovar <wmunozt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Soporte Tecnico - Huila - Neiva 
<stecneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Heberth Armando Ruiz Pava <hruizp@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RE: Pagos SIIF 
 
Muy buen día: 
 
 Remito en archivo Excel la OP en estado Pagada con fecha 24/06/2024, corresponde a pagos de nominas 
adicionales, arrendamientos, proveedores y servicios publicos entre otros. 

  

Cordialmente,   

  

Mayoli Sunce Tapiero 

Pagaduría Rama Judicial Neiva (H)  

Nit: 800.165.866-1 

  

  

  


